
Verônica Costa <vmqueiroz18@gmail.com>

ENC: Contrato IFBA
5 mensajes

Cunha, Leonardo d <leonardo.cunha@cengage.com> 21 de diciembre de 2020, 14:47
Para: "vmqueiroz18@gmail.com" <vmqueiroz18@gmail.com>

Verônica,

Seguem as informações da Juliana (no e-mail abaixo).

Atenciosamente,

 

    

Leonardo Cunha

Consultor de Soluções Educacionais

TEL.: 11 3665 9909   |  CEL.: 71 99676 0583

EMAIL: leonardo.cunha@cengage.com

SITE: cengage.com.br

Rua Werner Siemens, 111 – 1º andar – Torre A – Cj. 12

Lapa de Baixo – 05069-900 – São Paulo – SP – Brasil

De: Souza de, Juliana
Enviada em: sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 14:38
Para: Cunha, Leonardo d <leonardo.cunha@cengage.com>
Assunto: RES: Contrato IFBA

Léo,

Anexo documentos.

Eu posso ser o preposto.

Gmail - ENC: Contrato IFBA https://mail.google.com/mail/u/0?ik=9ac2b4eaad&view=pt&search=a...
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Juliana de Souza

RG: 30.999.752-5

CPF: 311.631.218-43

Rua Carlos Silva, 395 Apto 36 Bloco E

Chácara Califórnia   - CEP: 03405-040

São Paulo - SP

Obrigada,

 

    

Juliana de Souza

Gerente Nacional de Venda e Marketing HED

FONE: 11 3665 9916  |  CEL: 11 98399 0118 

EMAIL: juliana.souza@cengage.com

SITE: cengage.com.br

Rua Werner Siemens, 111 – Prédio 11 – 1º Andar – Torre A – Cj. 12

Lapa de Baixo – 05069-900 – São Paulo – SP – Brasil

Acesse nosso catálogo https://issuu.com/cengagebrasil/docs/catalogo_cengage_2019_-_ciencias_ex

De: Cunha, Leonardo d <leonardo.cunha@cengage.com>
Enviada em: sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 14:32
Para: Souza de, Juliana <juliana.souza@cengage.com>
Assunto: Fwd: Contrato IFBA

O pessoal do IFBA precisa das informações do email abaixo.

Obter o Outlook para Android

De: CONTRATOS REITORIA <contratos-reitoria@ifba.edu.br>

Enviado: sexta-feira, 18 de dezembro de 2020 14:18

Para: Cunha, Leonardo d

Assunto: [EXTERNAL] Contrato IFBA

Prezado Leonardo,
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Estamos elaborando o contrato e necessitamos as seguintes informações:

- Procuração, RG e CPF do representante que irá assinar o contrato;
- Endereço completo da empresa;
- Indicação do preposto que ficará responsável pelo contrato.

Cordialmente,

        Verônica Costa
Gerente de Contratos da Reitoria
   Instituto Federal da Bahia
      Tel.: (71) 2102-0439

4 adjuntos

Preâmbulo de Contrato.docx
12K

V.1 - RG e CPF responsável legal Tercio Garcia.pdf
446K

V.2 - RG e CPF responsável legal Eduardo Monaco.pdf
1031K

Contrato Social Cengage 05-12-19_JUCESP.pdf
3065K

Verônica Costa <vmqueiroz18@gmail.com> 21 de diciembre de 2020, 15:31
Para: "Cunha, Leonardo d" <leonardo.cunha@cengage.com>

Leonardo,

Prezados,

Solicitamos que os representantes legais, Srs. Tércio Baptista Garcia e Eduardo Monaco, que assinarão o contrato com
o IFBA se cadastrem no link abaixo, com a maior brevidade possível para que possam assiná-lo.
Ressaltamos que após o cadastramento dos representantes, ainda nos cabem outros procedimentos para conclusão
da assinatura.

Solicitamos, ainda, que nos informe assim que cadastrar, para que possamos dar andamento ao processo de
assinaturas.

https://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?acao=usuario_externo_logar&id_orgao_acesso_externo=0

Cordialmente,  

 Verônica Costa
Gerente de Contratos da Reitoria
      Instituto Federal da Bahia
          Tel.: (71) 2102-0439

[El texto citado está oculto]

Cunha, Leonardo d <leonardo.cunha@cengage.com> 21 de diciembre de 2020, 15:38
Para: Verônica Costa <vmqueiroz18@gmail.com>

Ok, Verônica. Obrigado.
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Encaminhado para a Juliana.

Pode colocar em cópia: juliana.souza@cengage.com

[El texto citado está oculto]

Verônica Costa <vmqueiroz18@gmail.com> 21 de diciembre de 2020, 16:15
Para: "Cunha, Leonardo d" <leonardo.cunha@cengage.com>
Cc: juliana.souza@cengage.com

Leonardo,

Observei que há divergência no CNPJ. Qual seria o correto para não dar problema na hora de publicar no Sistema de
contratos do Governo Federal?

Verônica Costa
Gerente de Contratos da Reitoria
      Instituto Federal da Bahia
          Tel.: (71) 2102-0439
[El texto citado está oculto]

Cunha, Leonardo d <leonardo.cunha@cengage.com> 21 de diciembre de 2020, 16:17
Para: Verônica Costa <vmqueiroz18@gmail.com>
Cc: "Souza de, Juliana" <juliana.souza@cengage.com>

Verônica,

O CNPJ do empenho: 60.734.837/0002-77.

Atenciosamente,

 

    

Leonardo Cunha

Consultor de Soluções Educacionais

TEL.: 11 3665 9909   |  CEL.: 71 99676 0583

EMAIL: leonardo.cunha@cengage.com

SITE: cengage.com.br

Rua Werner Siemens, 111 – 1º andar – Torre A – Cj. 12

Lapa de Baixo – 05069-900 – São Paulo – SP – Brasil

[El texto citado está oculto]
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